Prot. FIS/P/2023/004591 del 12/09/2023

Provveditorato - Federscherma

Da: Reservation Gioia <reservation.gioia@ih-hotels.com>

Inviato: lunedi 11 settembre 2023 17:33

A: Provveditorato - Federscherma

Cc: Paralimpico FIS; sales milano

Oggetto: Re: I: Re: Accademia Scherma Milano - Richiesta Camera per Consigliere
Federazione Italiana Scherma

Allegati: image001.jpg

Buongiorno,

grazie della Sua mail, possiamo confermare i dati fiscali sotto:

IH Hotels Milano Gioia

Via Della Giustizia, 10/D
20125 Milano - ITALIA
Telefono +39 02 366685
E-mail: gioia@ih-hotels.com
nmmartesana@pec.it

NUOVA MAGGIOLINA MARTESANA SRL
Via della Giustizia, 10/D

20125 Milano - ITALIA

Telefono: +39 02 366685

Partita lva: 09928870964

E-mail: amministrazione2 @ih-hotels.com
nmmartesana@pec.it COD SDI: SUBM70N

Per quanto riguarda il pagamento non accettiamo il pagamento a ricevimento fattura, il pagamento puo essere fatto

tramite carta di credito o con bonifico bancario 4 giorni prima dell'arrivo.

Rimaniamo a disposizione.

Cordiali saluti

..a world of hospitality

F 7 (71 D T

Ricardo Pinto
Booking Office

Phone: +39 02 366685 | Fax: +39 02 49522141
iH Hotels Milano Gioia

Via della Giustizia, 10/D

20125 - Milano

reservation.gioia@ih-hotels.com
ih-hotels.com
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Nota confidenziale:

La presente comunicazione & relativa ad attivita professionale. E indirizzata al destinatario del messaggio ed in caso di ricezione erronea deve essere dato
riscontro al mittente e deve essere immediatamente cancellata, ivi compresi i contenuti, dai sistemi di chi la ha ricevuta per errore. Essendo una
comunicazione professionale, ove necessario i contenuti di eventuali risposte possono essere conosciuti da collaboratori del mittente.

This communication is related to professional activity. It is addressed to the recipient of the message and in case of erroneous reception it must be
acknowledged to the sender and must be immediately deleted, including the contents, from the devices of those who received it by mistake. Being a
professional communication, where necessary the contents of any answers can be known by the sender's collaborators.

Il giorno lun 11 set 2023 alle ore 16:20 Provveditorato - Federscherma <provveditorato@federscherma.it> ha
scritto:

Buonasera, interveniamo come uffici centrali della Federazione Scherma per formalizzare I'offerta per la
prenotazione richiesta.

Il nominativo dell’ospite & da correggere Dott. Alberto ANCARANI

Inoltre, avremmo bisogno cortesemente di tutti i vostri dati fiscali oltre che di un indirizzo PEC.

Vi manderemo una lettera d’ordine con la conferma e coordinate di fatturazione.

Il pagamento avverra mezzo bonifico bancario a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

Qualora questa modalita di pagamento non vada bene per voi vi preghiamo di comunicarcelo tempestivamente.

RingraziandoVi per la collaborazione,

Cordiali saluti
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Matteo PORTARO

savinrne Italiana Scherma - B4
arione ltaliana hery = Fid

ig 2LNerMea

Area Amministrativa — Pr

Viale Tiziano, 74 - 00196 ROMA

Tel. +39 0632659151

Cell. +39 3371336063

Email: provveditorato@federscherma.it
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Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono destinate esclusivamente agli individui e agli enti ai quali risulta
indirizzato. Il suo contenuto (inclusi gli allegati) sono confidenziali e riservati: se Lei non & tra i destinatari originari non deve utilizzare,
rivelare, trasmettere, copiare né stampare il suo contenuto; se Lei ha ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore , & pregato di
avvisarci inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo del mittente, e quindi cancellare e distruggere il messaggio dal Suo sistema.

The information contained in this e-mail is intended only for the individual or entity to whom it is addressed. its contents (including any
attachments) are confidential and privileged: if you are not an intended recipient you must not use, disclose, disseminate, copy or print its
contents. If you have received this email by mistake please notify us by emailing the sender, and then delete and destroy the email and any

copies from your system». Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail & any documents.

Da: Lorenzo Radice <lorenz root@yahoo.it>

Inviato: lunedi 11 settembre 2023 14:58

A: Guya Standoli <paralimpico@federscherma.it>

Cc: reservation.gioia@ih-hotels.com

Oggetto: |: Re: Accademia Scherma Milano - Richiesta Camera per Consigliere Federazione Italiana Scherma

Ciao Guya,



Prot. FIS/P/2023/004591 del 12/09/2023

Ti giro la prenotazione ricevuta dall'hotel.

Credo dobbiate sentirvi per sistemare il nominativo dell'ospite e per concordare il pagamento.

Buon pomeriggio a tutti

Lorenzo Radice

Accademia Scherma Milano

Inviato da Yahoo Mail su Android

—- Messaggio inoltrato —

Da: "Reservation Gioia" <reservation.gioia@ih-hotels.com>

A: "Lorenzo Radice" <lorenz_root@yahoo.it>

Cc:
Inviato: Lun, 11 Set, 2023 alle 13:14

Oggetto: Re: Accademia Scherma Milano - Richiesta Camera per Consigliere Federazione Italiana
Scherma

Buongiorno da iH Hotels Milano Gioia

Desideriamo ringraziarVi per la cortese attenzione nei confronti del nostro hotel e siamo lieti di confermare i
dettagli della Vostra prenotazione come segue:

Nome dell'ospite: STANDOLI GUYA

Data d'arrivo: 05.10.23

Data di partenza: 06.10.23

Numero di notti 1

Numero di Camere: 1

Numero di adulti /bambini1/0

Tipo Camera Matrimoniale Standard
Prezzo per camera per notte: Data Importo

Dal 05.10.23 Al 06.10.23 € 100,00

Prezzo totale del soggiorno: € 100,00 + € 5 per persona per notte di tassa di soggiorno
Numero di prenotazione: 1410019

Tipo Tariffa Tariffe Gruppi Business/Fiere - BB

Modalita di pagamento: Saldo DA PARTE della Federazione Italiana Scherma

4
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Modalita di cancellazione: Nessuna penalita per cancellazioni ricevute entro le ore 18,00 del
giorno precedente l'arrivo. In caso di cancellazioni oltre tale termine e

in caso di mancato arrivo I'Hotel procedera con I'addebito dell'importo

totale della prima notte di soggiorno a titolo di penalita per mancata

cancellazione. Ogni cancellazione dovra essere effettuata per iscritto.

Desideriamo informarLa che é possibile effettuare il check-in a partire dalle ore 14.00 mentre € possibile effettuare
il check-out entro le ore 12.00. Qualora i vostri programmi prevedano una partenza posticipata ¢ inoltre
prenotabile un late check-out a pagamento, previa disponibilita.

La nostra colazione viene servita dalle ore 6.45 alle ore 10.00 dal lunedi al giovedi e dalle ore 6.45 alle ore 10.30 nel
week end

Il nostro staff & a disposizione per prenotare servizi di trasferimento da e per gli aeroporti e le maggiori
destinazioni, con auto private.

In attesa del Vostro prossimo soggiorno e nella speranza di poterVi assistere per eventuali prenotazioni presso uno
dei nostri Hotel, I'occasione ci & gradita per porgerle i nostri piu

Cordiali Saluti.

Ricardo Pinto
Bocking Office

iH

‘HOTELS Phone: +39 02 366685 | Fax: +39 02 49522141
LGROUP
=@ world of hospitality iH Hotels Milano Gioia

H | L Via della Giustizia, 10/D
- ‘q ‘g @ 20125 - Milano

reservation.qgioia@ih-hotels.com
ih-hotels.com
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Nota confidenziale:

La presente comunicazione & relativa ad attivita professionale. E indirizzata al destinatario del messaggio ed in caso di ricezione erronea deve essere dato
riscontro al mittente e deve essere immediatamente cancellata, ivi compresi i contenuti, dai sistemi di chi la ha ricevuta per errore. Essendo una
comunicazione professionale, ove necessaric i contenuti di eventuali risposte possono essere conosciuti da collaboratori del mittente.

This communication is related to professional activity. It is addressed to the recipient of the message and in case of erroneous reception it must be
acknowledged to the sender and must be immediately deleted. including the contents, from the devices of those who received it by mistake. Being a
professional communication, where necessary the contents of any answers can be known by the sender's collaborators.

Il giorno lun 11 set 2023 alle ore 12:18 Lorenzo Radice <lorenz _root@vyahoo.it> ha scritto:

Gentile Dott. Martegani,

il Consigliere della Federazione Italiana Scherma Alberto Ancarani avrebbe bisogno di un camera doppia uso
singola per la notte del 5 ottobre, perché partecipera al nostro workshop del 6 ottobre.

Vi prego di dare conferma della disponibilita della stanza, auspicabilmente alla tariffa concordata con Accademia
Scherma Milano di 100 euro per notte, alla Dott.ssa Guya Standoli, della Federazione Italiana Scherma, che mi
legge in copia.

Resto a disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti

Lorenzo Radice

Presidente

Accademia Scherma Milano SSD a RL
Via Filippo Sassetti, 15

20124 Milano

Cell. +39 368 967953




